
De : André Fonseca
<andre.fonseca@biqbeneficios.com.br>

Assunto : ENC: SECRETARIA DE OBRAS - PE/1/2025 - VALE
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - SOLICITAÇÃO DE
EDITAL E QUESTIONAMENTOS

Para : licitacao@obras.rj.gov.br

Zimbra licitacao@obras.rj.gov.br

ENC: SECRETARIA DE OBRAS - PE/1/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO -
SOLICITAÇÃO DE EDITAL E QUESTIONAMENTOS

qua., 09 de abr. de 2025 - 10:40

 1 anexo

Prezados, boa dia, conforme e-mail abaixo, e considerando o equívoco na publicação, solicitamos o edital e
anexos da licitação em comento e questiona o que segue, por favor: 
 
DÚVIDA 01 - Qual o atual fornecedor do benefício? Com qual taxa de Administração?
 
DÚVIDA 02 – Será aceita taxa negativa (desconto)?
 
DÚVIDA 03 – Será aceito cartão bandeirado (ELO / MASTER / VISA – ARRANJO DE PAGAMENTO ABERTO)?
 
DÚVIDA 04 – Na hipótese de ser aceito cartão bandeirado, considerando que os cartões bandeirados são
aceitos em todos os estabelecimentos que possuem as referidas bandeiras (segmentos alimentação /
refeição), eventual exigência de listagem de estabelecimentos credenciados
poderá ser substituída por uma declaração informando que a bandeira é aceita
no quantitativo  / qualitativo mínimo exigido no edital?

Edital: PE/1/2025

Nº ConLicitação: 17606470

Processo: 439987-9/25

Objeto: * LICITAÇÃO ELETRÔNICA * FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO, DESCRIÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DE TICKET/CARTÃO ELETRONICO REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO.

Datas: Abertura: 24/04/2025 00:00

Observação: Pregão eletrônico  Menor preço p/Item

Unid. Licitante: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (RIO DE JANEIRO)

Endereço: Avenida Erasmo Braga Nº 118 - 9º Andar - Centro

Cidade: RIO DE JANEIRO – RJ
 

 
De: Licitação Secid <licitacao.secid01@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 9 de abril de 2025 10:30
Para: André Fonseca <andre.fonseca@biqbeneficios.com.br>
Assunto: Re: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - PE/1/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO -
SOLICITAÇÃO DE EDITAL E QUESTIONAMENTOS

10/04/2025, 13:26 Zimbra
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Prezados Bom Dia , venho informar que houve um equívoco em relação ao e-mail da
Secretaria de Estado das Cidades , essa licitação é da  Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas , devendo ser enviado o referido e-mail para  :
licitacao@obras.rj.gov.br 
 
Att 
 Equipe de Licitação da Secretaria de Estado das Cidades 
 
Em qua., 9 de abr. de 2025 às 09:50, André Fonseca
<andre.fonseca@biqbeneficios.com.br> escreveu:

BIQ BENEFÍCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº  07.878.237/0001-19, interessada em
participar do certame em Epígrafe, respeitosamente, solicita o edital e anexos
da licitação em comento e questiona o que segue, por favor: 
 
DÚVIDA 01 - Qual o atual fornecedor do benefício? Com qual taxa de Administração?
 
DÚVIDA 02 – Será aceita taxa negativa (desconto)?
 
DÚVIDA 03 – Será aceito cartão bandeirado (ELO / MASTER / VISA – ARRANJO DE
PAGAMENTO ABERTO)?
 
DÚVIDA 04 – Na hipótese de ser aceito cartão bandeirado, considerando que os cartões
bandeirados são aceitos em todos os estabelecimentos que possuem as referidas
bandeiras (segmentos alimentação / refeição), eventual exigência de listagem de
estabelecimentos credenciados poderá ser substituída por uma declaração
informando que a bandeira é aceita no quantitativo   / qualitativo mínimo
exigido no edital?
 

Edital: PE/1/2025

Nº ConLicitação: 17606470

Processo: 439987-9/25

Objeto: * LICITAÇÃO ELETRÔNICA * FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO, DESCRIÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DE TICKET/CARTÃO ELETRONICO REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO.

Datas: Abertura: 24/04/2025 00:00

Observação: Pregão eletrônico  Menor preço p/Item

Unid. Licitante: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (RIO DE JANEIRO)

Endereço: Avenida Erasmo Braga Nº 118 - 9º Andar - Centro

Cidade: RIO DE JANEIRO – RJ
 
At.
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