11/06/2025 10:22 Zimbra

Zimbra luisgustavopinheiro@riotrilhos.rj.gov.br

Re: Visita técnica e habilitacdo financeira

De : Izabel Cristina de Cunha Maia ter,, 03 de jun. de 2025 17:02
<izabelcristinacunha@riotrilhos.rj.gov.br> 2 3 anexos

Assunto : Re: Visita técnica e habilitacao financeira
Para : Fabio Guimaraes <gdeyvid690@gmail.com>

Cc : Luis Gustavo Pinheiro
<luisgustavopinheiro@riotrilhos.rj.gov.br>

Prezado, boa tarde.
O Atestado devera ser apresentado conforme Anexo IV do Edital :
4. HABILITACAO TECNICA

4.1 Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica em nome da contratada, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugéo de servigos
com as mesmas caracteristicas, qualidades e prazos compativeis com o objeto da
licitagdo, emitido em papel timbrado da empresa, em via original e assinado e que
indiguem nome, fungao, endereco, telefone, e-mail ou telefax de contato do(s)
atestador(es), ou qualquer outro meio para eventual contato pela Riotrilhos.

Att.

Izabel Maia

Izab el Cristina Maia
D I m M ssessora Especial de

Liritagies e C crtrato:
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RIOTRILHOS

De: "Fabio Guimaraes" <gdeyvid690@gmail.com>
Para: "Izabel Cristina de Cunha Maia" <izabelcristinacunha@riotrilhos.rj.gov.br>
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Cc: "Luis Gustavo Pinheiro" <luisgustavopinheiro@riotrilhos.rj.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 2 de junho de 2025 23:07:22
Assunto: Re: Visita técnica e habilitagao financeira

Pode ser apresentado o atestado técnico de uma empresa anterior mais com meu nome
2?

Em seg, 2 de jun de 2025 17:52, Fabio Guimaraes <gdeyvid690@gmail.com> escreveu:

E outra a empresa precisa esta fazendo visita técnica ou pode optar pela nao visita ??

Em seg, 2 de jun de 2025 17:51, Fabio Guimaraes <gdeyvid690@gmail.com> escreveu:

Ent3o vou por parte tem um pregao eletrénico 002/2025 que no termos de referéncia
esta em habilitacdo financeira que e preciso a certiddo de faléncia é nao tem nada
demostrando q tenha q apresentar o balango entao o balanco sera isento

Em seg, 2 de jun de 2025 17:49, Fabio Guimaraes <gdeyvid690@gmail.com>
escreveu:

Boa tarde!

Em seg, 2 de jun de 2025 16:06, Izabel Cristina de Cunha Maia
<izabelcristinacunha@riotrilhos.rj.gov.br> escreveu:

Prezado, boa tarde.

Solicito a reformulagao das perguntas encaminhadas , pois n&do conseguimos
identificar a Licitagdo para qual a empresa precisa de esclarecimentos.

Att.

Izabel Maia
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Izabel Cristina Maia

D l m LssessoraEspecial de
1~

Liritagfies & C ontratos
TRILHOS Tel ?1%5;0‘55&)
RIOTRILHOS
gL C% o Aw. N. 5r% de Copacabana 483
Copacabars - Bio de Jansiro - A
CEP22031-000

De: "Presi" <presriotrilhos@riotrilhos.rj.gov.br>

Para: "Izabel Cristina de Cunha Maia" <izabelcristinacunha@riotrilhos.rj.gov.br>,
"Luis Gustavo Pinheiro" <luisgustavopinheiro@riotrilhos.rj.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 2 de junho de 2025 11:40:41

Assunto: Fwd: Visita técnica e habilitacao financeira

Bom dia,

Para conhecimento e providéncias cabiveis.

De: "Fabio Guimaraes" <gdeyvid690@gmail.com>
Para: presriotrilhos@riotrilhos.rj.gov.br

Enviadas: Segunda-feira, 2 de junho de 2025 11:34:25
Assunto: Visita técnica e habilitagcao financeira

A empresa e obrigada a fazer a visita técnica??

E eu vi no tr que a qualificagdo econdmica precisa manda a certiddo de faléncia
entdao ndo haver importancia de manda balanco??

Por lei ficam isento de apresentar balango ou serd uma obrigagdo de todos
apresentar balanco inclusive meis ??

DIM Tatiane Fernandes
I\ 1N TRILHOS Secretaria da Presidéncia
RIO TRILMOS
o Aw N 51 de Copacabana, 493
Az Copacabana, Rio de laneino - R
FOIO O LAMES CEP 22031000
2333-8826
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Zimbra luisgustavopinheiro@riotrilhos.rj.gov.br

Re: Visita técnica e habilitacdo financeira

De : Izabel Cristina de Cunha Maia ter,, 03 de jun. de 2025 16:58
<izabelcristinacunha@riotrilhos.rj.gov.br> £ 3 anexos

Assunto : Re: Visita técnica e habilitacao financeira
Para : Fabio Guimaraes <gdeyvid690@gmail.com>

Cc : Luis Gustavo Pinheiro
<luisgustavopinheiro@riotrilhos.rj.gov.br>

Prezado , boa tarde.

A visita técnica é facultada, ou seja , ndo é obrigatéria e pode ser substituida por
Declaracao de conhecimento do local ( anexo Il do Termo de Referéncia)

Izabel Maia
Izab el Cristina Maia
D I m A ssessora Especial de
% N TRILHOS | Livitaghies e C ordvatos
Tl 21 96507 3850
. RIOTRILHOS
Ry Av. M. 502, de Copacabana 48
F LTl opacabars - fio w
P 22031-000

De: "Fabio Guimaraes" <gdeyvid690@gmail.com>

Para: "Izabel Cristina de Cunha Maia" <izabelcristinacunha@riotrilhos.rj.gov.br>
Cc: "Luis Gustavo Pinheiro" <luisgustavopinheiro@riotrilhos.rj.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 2 de junho de 2025 17:52:22

Assunto: Re: Visita técnica e habilitagao financeira

E outra a empresa precisa esta fazendo visita técnica ou pode optar pela nao visita ??
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Em seg, 2 de jun de 2025 17:51, Fabio Guimaraes <gdeyvid690@gmail.com> escreveu:

Entdo vou por parte tem um pregao eletrénico 002/2025 que no termos de referéncia
esta em habilitacdo financeira que e preciso a certidao de faléncia é nao tem nada
demostrando q tenha q apresentar o balango entao o balanco sera isento

Em seg, 2 de jun de 2025 17:49, Fabio Guimaraes <gdeyvid690@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Em seg, 2 de jun de 2025 16:06, Izabel Cristina de Cunha Maia
<izabelcristinacunha@riotrilhos.rj.gov.br> escreveu:

Prezado, boa tarde.

Solicito a reformulagao das perguntas encaminhadas , pois ndo conseguimos
identificar a Licitacdo para qual a empresa precisa de esclarecimentos.

Att.
|zabel Maia
Izab el Cristina Maia
fh Aissessora Especial de
R l 3 TRILHOS I_Eiﬁitalsv@g meC Ecgraﬂ:\s

RIOTRILHOS
o Av. M. 5%, de Copecabana 453
aneirc -

De: "Presi" <presriotrilhos@riotrilhos.rj.gov.br>

Para: "lzabel Cristina de Cunha Maia" <izabelcristinacunha@riotrilhos.rj.gov.br>,
"Luis Gustavo Pinheiro" <|uisgustavopinheiro@riotrilhos.rj.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 2 de junho de 2025 11:40:41

Assunto: Fwd: Visita técnica e habilitacdo financeira

Bom dia,

Para conhecimento e providéncias cabiveis.
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De: "Fabio Guimaraes" <gdeyvid690@gmail.com>
Para: presriotrilhos@riotrilhos.rj.gov.br

Enviadas: Segunda-feira, 2 de junho de 2025 11:34:25
Assunto: Visita técnica e habilitagao financeira

A empresa e obrigada a fazer a visita técnica??

E eu vi no tr que a qualificagdo econdmica precisa manda a certidao de faléncia
entdo ndao haver importancia de manda balanco??

Por lei ficam isento de apresentar balanco ou sera uma obrigacao de todos
apresentar balango inclusive meis ??

DIM Tatiane Fernandes
% I TRILHOS Secretaria da Presidéncia
RO TRILMOS
¥l Aw N 3 de Copacabana, 493
A= Copacabana, Rio de laneiro - R
VOO Do LA CEP 22031000
2333-8826
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